comercial@tfuel.pt

De:
Enviado:
Para:

Cc:
Assunto:

Bom dia,

comercial@tfuel.pt

4 de setembro de 2023 14:56
daniela.pinheiro@ilidiomota.pt

‘Nuno Fonseca'

Comprovativo de pagamento: Prados e colinas, Lda

Abaixo o comprovativo de pagamento:

E n ﬂ PRADOS E COLINAS, LDA

Acoes Canal

Bn llidio

Mota

Nome Cliente Fatura Valor Emissdo Vencimento

Prados e colinas, 35859 1.552,45 31/03/2023 30/04,/2023



Com os melhores cumprimentos,




bp

C {:} Cristiane Costa

Comercial
Praca Lopes Gracga, 23-B
2810-250 Laranjeiro

+351 212 591 832
tFUGL TFUEL.pt
A e deimpimiraste rid nee bien

De: Comercial | TFuel <comercial@tfuel.pt>
Enviada: 2 de setembro de 2023 22:21

Para: joao.baptista@tfuel.pt

Assunto: Faturas Liquidadas 2023-09-02 21:20:48

Gestor de Clientes - Jodo Baptista,

Informacao de Pagamento

Cliente - Prados e colinas, Lda

Valor Liquidado

1,552.45

Faturas

3959

Valor pago a IM

Nao responda este e-mail. Esta é uma mensagem gerada automaticamente



