joao.baptista@tfuel.pt

De: comercial@tfuel.pt

Enviado: 2 de maio de 2025 13:00

Para: joao.baptista@tfuel.pt

Cc: nuno.fonseca@tfuel.pt; '‘Antdnio Batista'
Assunto: RE: Pagamento Tfuel

Anexos: RE: Valor por identificar - Belmiro Roque (135 KB)
Bom dia,

Este valor ja foi solicitada a transferéncia ao IM.

Com os melhores cumprimentos,

( Cristiana Gomes
Assistente Comercial e Faturagdo

Praca Lopes Graga, 23-B

2810-250 Almada
+351 212 591 832
TFUCL rrucp

£\ Antes de r
S

De: joao.baptista@tfuel.pt <joao.baptista@tfuel.pt>

Enviada: 2 de maio de 2025 12:47

Para: comercial@tfuel.pt

Cc: nuno.fonseca@tfuel.pt; 'Antdnio Batista' <antonio.batista@tfuel.pt>
Assunto: Pagamento Tfuel

Bom Dia
O Cliente pagou dia 11.04.2025 para IM para a contada CGD ....
TFuel Delmiro Benito Oliveira

Roque FA T15DG_263 1.109,00 10/03/2025 10/03/2025
dente

Agradeco Confirmagéo ?
Obg.

Com os melhores cumprimentos,

( {:} Joao Baptista

Gestor de Clientes
Praga Lopes Graga, 23-B
2810-250 Laranjeiro
+351 913 952 146
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