joao.baptista@tfuel.pt

De: comercial@tfuel.pt

Enviado: 11 de abril de 2025 17:02

Para: joao.baptista@tfuel.pt

Cc: 'Nuno Fonseca'; antonio.batista@tfuel.pt
Assunto: RE: Pagamento IM - Confirmagao
Anexos: RE: Pagamento IM - Confirmacao (166 KB)

Pagamento confirmado.

Com os melhores cumprimentos,

( Cristiana Gomes
Assistente Comercial e Faturagdo

Praca Lopes Graga, 23-B

2810-250 Almada
+351 212 591 832
TFUCL rrucp

De: joao.baptista@tfuel.pt <joao.baptista@tfuel.pt>

Enviada: 11 de abril de 2025 15:42

Para: comercial@tfuel.pt

Cc: 'Nuno Fonseca' <nuno.fonseca@tfuel.pt>; antonio.batista@tfuel.pt
Assunto: Pagamento IM - Confirmagao

Importancia: Alta

Boa Tarde,

Solicito a Confirmacéo do Pagamento do Cliente abaixo referido que efetuou hoje o pagamento em Separado
para a C. Agricola ?

Ilidio Mota Guessadventore,

S.A. 918 1.119,01 20/01/2025 19/02/2025 80 Sim 50 Pendente

Ilidio Mota Guessadventore, S.A. 3688 1.573,50 01/04/2025 01/05/2025 9 Ndo -
20 Pendente

Obg,

Com os melhores cumprimentos,

{:} Joao Baptista

Gestor de Clientes
Praga Lopes Graga, 23-B
2810-250 Laranjeiro
+351 913 952 146

:FUEL TFUEL.pt






