joao.baptista@tfuel.pt

De: comercial@tfuel.pt

Enviado: 27 de fevereiro de 2025 11:43

Para: joao.baptista@tfuel.pt

Cc: nuno.fonseca@tfuel.pt; antonio.batista@tfuel.pt
Assunto: RE: Confirmagao Pagamento IM

Anexos: Recibo (127 KB)

Bom dia,

Pagamento feito a 27/2. Recibo enviado ao cliente.

Com os melhores cumprimentos,

Cristiana Gomes
Comercial

Praga Lopes Graga, 23-B

2310-250 Laranjeiro

+351 212 591 832

tFUEL TFUEL.pt

wc.}

De: joao.baptista@tfuel.pt <joao.baptista@tfuel.pt>
Enviada: 26 de fevereiro de 2025 16:27

Para: comercial@tfuel.pt

Cc: nuno.fonseca@tfuel.pt; antonio.batista@tfuel.pt
Assunto: Confirmacdo Pagamento IM

Boa Tarde,
Cristiana pode pedir confirmagéo deste Pagamento efetuado ontem ?

Ilidio Mota A J Rossa Reboques Assistencia e Servicos
lda 15637 2.385,09 26/12/2024 25/01/2025 62 Sim 32

Obg.

Com os melhores cumprimentos,

( {:} Joao Baptista

Gestor de Clientes
Praga Lopes Graga, 23-B
2810-250 Laranjeiro
+351 913 952 146

tFUEL TFUEL.pt

Pendente



