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joao.baptista@tfuel.pt

De: comercial@tfuel.pt
Enviado: 30 de outubro de 2024 14:05
Para: Joao.baptista@tfuel.pt
Assunto: FW: Cheque cooperativa agrícola de Mora

 
 
 
Com os melhores cumprimentos, 
 

 
 

De: Daniela Pinheiro <daniela.pinheiro@ilidiomota.pt>  
Enviada: 30 de outubro de 2024 13:08 
Para: comercial@tfuel.pt 
Assunto: RE: Cheque cooperativa agrícola de Mora 
 
Bom dia, 
  
Recebemos um cheque no valor de 27.180,00. 
  
  
Com os melhores cumprimentos 
  
Daniela Pinheiro 
  

 
  

De: comercial@tfuel.pt <comercial@tfuel.pt>  
Enviada: 30 de outubro de 2024 12:06 
Para: Daniela Pinheiro <daniela.pinheiro@ilidiomota.pt> 
Assunto: Cheque cooperativa agrícola de Mora 
  
Bom dia, 
  
Pode verificar se hoje receberam por correio um cheque do cliente Coop. agrícola de Mora e qual foi o Valor ? 
  
  
Com os melhores cumprimentos, 
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