joao.baptista@tfuel.pt

De: a.amante@sapo.pt

Enviado: 27 de setembro de 2022 13:58
Para: joao.baptista@tfuel.pt
Assunto: Re: Faturas de Combustivel
Boa tarde,

acusamos a recepc¢ao do e-mail infra indicado que desde ja agradecemos e cujo conteudo mereceu a
nossa melhor atencéo.

Na sequéncia do mesmo vimos, pelo presente, informar que o pagamento devera ser feito até ao final do
més.

Nessa altura iremos remeter comprovativo de pagamento.

Com os melhores cumprimentos,

Ana Amante

----- Mensagem de joao.baptista@tfuel.pt ---------

Data: Fri, 9 Sep 2022 18:54:54 +0100

De: joao.baptista@tfuel.pt

Assunto: Faturas de Combustivel

Para: a.amante@sapo.pt

Boa tarde,

Ana, precisava do Pagamento destas Fatura quando for possivel.

IM SOCIEDADE AGRICOLA DA ARCEBISPA, SA 8213 €1
959,00 05/07/2022 04/08/2022

IM SOCIEDADE AGRICOLA DA ARCEBISPA, SA 8560 €4
870,55 13/07/2022 12/08/2022

Obg.




